From: Karen Wilson [kwilson@kohnswift.comj

Sent: Tuesday, August 14, 2007 4:54 FM

To: Steven Donziger

Ce: Joseph C. Kohn; Kathy Kenny
Asunto: RE: Transferencia de dinero critica
Steve:

Haremos lo mejor que podamos.

Como sabes, el dinero no se encuentra en una cuenta interna. El banco tiene que transferir los fondos
desde la “Cuenta de Litigio de Chevron” a nuestra cuenta de distribucién. En este momento, no tengo
autoridad. (jCorreccion! no tengo autoridad en ningiin momento.)

Mafiana me pondré en contacto contigo.

Karen Wilson
Secretaria de George W. Croner, Joseph C. Kohn
y Christina Donato Saler
KOHN, SWIFT & GRAF, P.C.
One South Broad Street, Suite 2100 Filadelfia, PA 19107
215-238-1700
215-238-1968 (fax)
kwilson@kohnswift.com

***Aviso de privilegio y confidencialidad***

La informacién contenida en este mensaje de correo electronico esta acogida en el privilegio entre
abogado y cliente y/o es informacién confidencial destinada para el uso exclusivo del destinatario
indicado. Se le notifica que toda divulgacion, distribucién o copia de esta comunicacion se encuentra
prohibida. Si la ha recibido por error, le rogamos que avise inmediatamente al remitente respondiendo a
este correo electrénico o llamandonos al 215-238-1700. Gracias.

From: Steven Donziger [mailto:sdonziger@gmail.com]
Sent: Tuesday, August 14, 208087 4:40 PM

To: Karen Wilson

Cc: Joseph C. Kohn

Asunto: RE: Transferencia de dineroTransferencia de dinero criticacritica

Ups... por favor procéselo lo antes posible; el viernes es demasiado tarde. Gracias.

On 8/14/867, Karen Wilson <kwilson@kohnswift.com> wrote:
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Me parece suficiente.
Lo procesaremos en cuanto vuelva Joe a la oficina.
Gracias.

Karen Wilson
Secretaria de George W. Croner, Joseph C. Kohn
y Christina Donato Saler
KOHN, SWIFT & GRAF, P.C.
One South Broad Street, Suite 2100 Filadelfia, PA 19107
215-238-1700
215-238-1968 (fax)
kwilson@kohnswift.com

***Aviso de privilegio y confidencialidad***

La informacién contenida en este mensaje de correo electronico esta acogida en el privilegio entre
abogado y cliente y/o es informacién confidencial destinada para el uso exclusivo del destinatario
indicado. Se le notifica que toda divulgacion, distribucién o copia de esta comunicacién se encuentra
prohibida. Si la ha recibido por error, le rogamos que avise inmediatamente al remitente respondiendo a
este correo electrénico o llamandonos al 215-238-1700. Gracias.

From: Steven Donziger [mailto: sdonziger@gmail.com <mailto:sdonziger@gmail.com> ]
Sent: Tuesday, August 14, 2007 4:18 PM

To: Karen Wilson

Cc: Joseph C. Kohn; Kathy Kenny

Asunto: RE: Transferencia de dinero critica

Luis es Luis Yanza, el coordinador del caso y el encargado de la cuenta de Selva Viva. Es la
misma persona con la que hemos trabajado siempre.

No hay factura: el dinero se acreditara con los recibos, como siempre.

Hay un elemento de trabajo independiente y relacionado con el caso que esta en manos del
Frente. El Frente cred Selva Viva simplemente como un mecanismo de traspaso para administrar fondos
para el litigio; el Frente controla Selva Viva. Esta cuenta independiente se utilizara con el mismo finy
bajo el control del Frente y de Yanza, y se acreditard dinero en ella de la misma manera con los recibos.

Espero que esto sea suficiente. Gracias. SRD.

On 8/14/@7, Karen Wilson <kwilson@kohnswift.com > wrote:
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Hola, Steve.

Esperamos que Joe vuelva a la oficina el viernes. Kathy Kenny tiene un par de preguntas sobre
tu pedido:

1) ¢Quién es Luis Francisco y cudl es su relacion con el Frente de Defensa de la Amazonia?

2) ¢Hay alguna factura por los servicios prestados?

3) Kathy piensa que la firma “Selva” fue contratada en lugar del “Frente” y por lo tanto le gustaria
saber por qué aln estamos buscando y/o usando los servicios del Frente.

K.

Karen Wilson
Secretaria de George W. Croner, Joseph C. Kohn

y Christina Donato Saler
KOHN, SWIFT & GRAF, P.C.
One South Broad Street, Suite 2100 Filadelfia, PA 19107
215-238-1700
215-238-1968 (fax)
kwilson@kohnswift.com

***Aviso de privilegio y confidencialidad***

La informacion contenida en este mensaje de correo electrénico esta acogida en el privilegio entre
abogado y cliente y/o es informacién confidencial destinada para el uso exclusivo del destinatario
indicado. Se le notifica que toda divulgacion, distribucién o copia de esta comunicacion se encuentra
prohibida. Si la ha recibido por error, le rogamos que avise inmediatamente al remitente respondiendo a
este correo electrénico o llamandonos al 215-238-1700. Gracias.

From: Steven Donziger [mailto: sdonziger@gmail.com <mailto:sdonziger@gmail.com> ]
Sent: Tuesday, August 14, 2087 2:58 PM
To: Karen Wilson; Joseph C. Kohn
Asunto: Transferencia de dinero critica
Joe:

Por favor transfiera 50.000 a la siguiente cuenta en Ecuador. Si tienen preguntas, llamennos.

Gracias.
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From: luis francisco < lcoca62@yahoo.com.mx <mailto:lcocaé2@yahoo.com.mx> >
Date: Aug 14, 2087 12:85 PM

Asunto: Dinero cuenta
To: Steven Donziger < sdonziger@gmail.com <mailto:sdonziger@gmail.com> >

Estos son los datos de 1a otra cuenta

Nombre de la cuenta: FRENTE DE DEFENSA DE LA AMAZONIA

Numero de la cuenta: 42591
Mombre del banco: PICHINCHA, AGENCIA LAGO AGRIO

Codigo para depésitos en el exterior: PICHECEQ
Direccidn del banco: Calle 12 Febrero y Av. Quitco, Lago Agrio-Ecuador

oWV W Y

Asegurese por favor que envie hoy mismo.

Estos son los datos de 1la otra cuenta

Nombre de la cuenta: FRENTE DE DEFENSA DE LA AMAZONIA

Numero de la cuenta: 42598
Nombre del banco: PICHINCHA, AGENCIA LAGO AGRIC

Codigo para depdsitos en el exterior: PICHECEQ
Direccidn del banco: Calle 12 Febrero y Av. Quitc, Lago Agrio-Ecuador

oWV Y Y

Asegurese por favor que envie hoy mismo.

LY

iSé un mejor fotégrafo!

Perfecciona tu técnica y encuentra las mejores fotos
<http://us.rd.yahoo.com/mail/mx/tagline/beabetter/*http://mx.yahoo.com/promos/mejorambientali
sta.html> .

Steven Donziger
212-570-4499 (land)

=D 70 {fax)
{cell)

Steven R. Donziger
Law Offices of Steven R, Donziger, P.C.

Email: sdonziger@gmail.com
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Steven Donziger
212-579-4499 (land)
212-579-9944 (fax)

-

Steven R. Donziger

ven Donziger, P.C.

Email: sdonziger@gmail.com

Steven Donziger

212-578-4499 (land)

212-576-9944 (fax)
(cell)

Steven R. Donziger

Law Offices of Steven R. Donziger, P.C.

Email: sdonziger@gmail.com
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From: Karen Wilson [kwilson@kohnswift.com}
Sent: Tuesday, August 14, 2007 4:54 PM
To: Steven Donziger

Ce: Joseph C. Kohn; Kalhy Kenny
Subject: RE: Critical money transfer

Steve,

We will do our best.

As you know, the money is not sitting in an in-house account. The bank has to transfer the
funds +rom the "Chevron Litigation Account”™ to our distribution account. At this point, I
have no authority. (Correction! I have no authority from any point.}

I'11 be in touch with you tomorrow.

Karen Wilson

Secretary to George W. Croner, Joseph C. Kohn
and Christina Donato Saler

KOHM, SWIFT & GRAF, P.C.

One South Broad Street, Suite 2ie@

Philadelphia, PA 19187

215-238-1760

215-238-1968 (fax)

kwilson@kohnswift.com

***privilege and Confidentiality Notice*#**

The information contained in this e-mail message is attorney-client privileged and/or
confidential information intended for the use of the named recipient only. You are hereby
notified that any dissemination, distribution, or copying of this communication is
prohibited. If you have received this communication in error, please immediately notify the
sender by replying to this electronic e-mail or 311 us at 215-238-1760. Thank you.

From: Steven Donziger [mailto:sdonziger@gmail.com}
Sent: Tuesday, August 14, 2007 4:40 pM

Te: Karen Wilson

Cc: Joseph C. Kohn

Subject: Re: Critical money transfer

0aps... pls process it ASAP, friday is way too late. tks

On 8/14/87, Karen Wilson <kwilson@kohnswifi.com> wrote:
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Sounds like enuf to me.
We'll get it processed as soon as Joe returns to the office.

Thanks.

Karen Wilson
Secretary to George W. Croner, Joseph C. Kohn
and Christina Donato Saler
KOHN, SWIFT & GRAF, P.C.
One South Broad Street, Suite 2109
Philadelphia, PA 1917
. 215-238-1760
215-238-1968 (fax)
kwilson@kohnswift.com

***pprivilege and Confidentiality Notice®**

The information contained in this e-mail message is attorney-client privileged and/or
confidential information intended for the use of the named recipient conly. You are hereby
notified that any dissemination, distribution, or copying of this communication is
prohibited. If you have received this communication in error, please immediately notify the
sender by replying to this electronic e-mail or call us at 215-238-1768. Thank you.

From: Steven Donziger [mailto: sdonziger@gmail.com <mailto:sdonziger@gmail.com> ]
Sent: Tuesday, August 14, 28087 4:18 PM

To: Karen Wilson

Cc: Joseph C. Kohn; Kathy Kenny

Subject: Re: Critical money transfer

Luis is Luis Yanza, the coordinator of the case, and the guy who runs the Selva Viva
account. He is the same guy we have always worked with.

There is no invoice -- monies will be accounted for with receipts as always.

This is a separate case-related piece of work that is being run by the Frente. The
Frente created Selva Viva simply as a pass thru mechanism to administer funds for the
1itigation;the Frente controls Selva Viva. This separate account will be used for same
purpose under the same control of the Frente and Yanza, and will be accounted for the same
way with receipts.

I hope this is enuf. Tks, SRD

On 8/14/87, Karen Wilson <kwilson@kohnswift.com > wrote:
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Hi Steve,

We expect Joe to be back in the office on Friday. Kathy Kenny has a couple of
questions regarding your request below.

(1) who is Luis Francisco and what is his relationship to Frente De Defensa De La
Amazonia?

{2) Is there an invoice for the services rendered? and

(3} Kathy is under the impression that the "Selva" firm was retained in place of
"Frente” and therefore would like to know why we are still seeking and/or using the services
of Frente?

K.

Karen Wilson

Secretary to George W. Croner, Joseph C. Kohn
and Christina Donato Saler

KOHN, SWIFT & GRAF, P.C.

One South Broad Street, Suite 2160

Philadelphia, PA 19167

215-238-1706

215-238-1968 (fax)

kwilson@kohnswift. com

**¥privilege and Confidentiality Notice***

The information contained in this e-mail message is attorney-client privileged
and/for confidential information intended for the use of the named recipient only. You are
hereby notified that any dissemination, distribution, or copying of this communication is
prohibited. If you have received this communication in error, please immediately notify the
sender by replying to this electronic e-mail or call us at 215-238-178@. Thank you.

From: Steven Donziger [mailto: sdonziger@gmail.com <mailto:sdonziger@gmail.com> ]
Sent: Tuesday, August 14, 2887 2:58 PM

To: Karen Wilson; Joseph CU. Kohn

Subject: Critical money transfer

Joe,

P1s transfer 58,808 to the following account in Ecuador. IF u have any
questions,

pls call.

Thanks, SRD
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From: luis francisco < lcoca62@yaboo.com.mx <mailto:lcocac2@yshoo.com.mx> >
Date: Aug 14, 2087 12:85 PM

Subject: Dinero cuenta

To: Steven Donziger < sdonziger@gmail.com <mailto:sdonziger@gmail.com> >

Estos son los datos de la otra cuenta

Nombre de la cuenta: FRENTE DE DEFENSA DE LA AMAZONIA

Numero de la cuenta: JJjjjjé29

Nombre del banco: PICHINCHA, AGENCIA LAGO AGRIO

Codigo para depdsitos en el exterior: PICHECEQ

Direccién del banco: Calle 12 Febrero y Av. Quitc, Lago Agrio-Ecuador

VOV VY VY

Asegurese por favor que envie hoy mismo.

LY

iSé un mejor fotédgrafol

Perfecciona tu técnica y encuentra las mejores fotos
<http://us.rd.yahoo.com/mail/mx/tagline/beabetter/*http://mx.yahoo.com/promos/mejorambientali
sta.html> .

Steven Donziger

212-579-4499 (land)

212-570-93844 (fax)
fcell)

Steven R. Donziger
Law Offices of Steven R. Donziger, P.C.
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Steven Donziger

212-570-4499 (land)

212-570-9944 {(fax)
{cell)

Steven R. Donziger

iaw Oiiices of Steven R, Donziger, P.C.

Email: sdonziger@gmail.com

Steven Donziger

212-578-4499 (land)
212-578-9944 (fax)
(cell)

Steven R. Donziger

Email: sdonziger@gmail.com
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